ESTADO DO RIO DE JANEIRO

e

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

SRP PREGAO ELETRONICO N° 064/2024 — PROCESSO 8466/2024

ASSUNTO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA A REALIZACAO

DE OBRAS, MANUTENCAO E MELHORIAS PUBLICAS ESSENCIAIS DO
MUNICIPIO.

Assunto: Pedido de Esclarecimento
Requerente: EMPRESA KATZ

ESCLARECIMENTO:

Verificado o pedido de esclarecimento formulado, encaminho para a Secretaria responsavel
de modo a elucidar a ddvida.

Paty do Alferes, 02 de janeiro de 2025

Agente de Contratacao
Matricula 2138/01
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Zimbra dilicon@patydoalferes.rj.gov.br

Re: Solicitagao de esclarecimento - PREFEITURA DE PATY DO ALFERES / R] - PE
046/2024

De : Dilicon - PMPA <dilicon@patydoalferes.rj.gov.br> qui., 02 de jan. de 2025 16:13

Assunto : Re: Solicitagdo de esclarecimento - PREFEITURA # 1 anexo
DE PATY DO ALFERES / RJ - PE 046/2024

Para : Licitacdo Comercial
<licitacaocomercialbr@gmail.com>

Prezados,

Encaminho resposta ao pedido de esclarecimento realizado.

Atenciosamente,

Diviséo de Licitacdes e Contratos da Prefeitura de Paty do Alferes/RJ

De: "Licitacdo Comercial" <licitacaocomercialbr@gmail.com>
Para: dilicon@patydoalferes.rj.gov.br

Cc: "re sampaioamaral" <re.sampaioamaral@gmail.com>
Enviadas: Quinta-feira, 2 de janeiro de 2025 10:36:42

Assunto: Solicitagao de esclarecimento - PREFEITURA DE PATY DO ALFERES / RJ -
PE 046/2024

Prezados, bom dia!

A empresa Katz, vem através deste solicitar esclarecimento, do edital em referéncia.

Tendo em vista que temos interesse em participar e cumprir todas as exigéncias do
edital, questionamos:

Os exames dos itens 30, 32, 33, 34 de colonoscopia sd0 necessarios a anestesia para
realizagdo, ndo identificamos no edital sobre o pagamento do mesmo.

Nesse caso questionamos:



Sera pago pelo paciente a anestesia?

Serd por conta da empresa prestadora considerando incluso no valor do exame +
anestesia?

Ou a Prefeitura ird pagar a parte?

Agradecemos desde j3.

Flavia Silva

Especialista em Licitacao

Cel.: {31) $7113-8485
@ Licitagdo Comercisl BR

“Respertar & nabrsrs & garantiv um funer sestantdepl fee s prisimas geragies”
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Prefeitura Municipal de Paty do Alferes - RJ
Secretaria Municipal de Satde

Paty do Alferes, 02 janeiro 2025.

Em resposta ao pedido de esclarecimento apresentado no pregao N° 064/2024 referente a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE SERVICOS
MEDICOS EM EXAMES DIAGNOSTICOS, apresentado pela empresa Katz, a Secretaria
Municipal de Saude esclarece:

Informamos que o valor referente a anestesia devera ser incluso no valor total dos exames.
Ressaltamos que esse procedimento é necessario para garantir a realizac&o dos exames de
forma segura e adequada.

Atenciosamente,

Ana Beatri andes dos Reis
Matriculig{675/01



