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Zimbra dilicon@patydoalferes.rj.gov.br

Fwd: ESCLARECIMENTO EDITAL 009/2025

De : Dilicon - PMPA qua., 19 de mar. de 2025 11:56
<dilicon@patydoalferes.rj.gov.br>

Assunto : Fwd: ESCLARECIMENTO EDITAL 009/2025

Para : obraspmpa <obraspmpa@gmail.com>, obras
<obras@patydoalferes.rj.gov.br>

Prezados, bom dia!

Segue pedido de esclarecimento a ser respondido dentro do prazo de 24 horas.

Atenciosamente,
Divisao de Licitagdes e Contratos da Prefeitura de Paty do Alferes

De: licitacao@adhocserv.com.br

Para: dilicon@patydoalferes.rj.gov.br

Enviadas: Terga-feira, 18 de marco de 2025 9:56:50
Assunto: ESCLARECIMENTO EDITAL 009/2025

Ref.: Edital de Pregdo Eletr6nico SRP n.° 009/2025

~ Prezados Senhores ,

AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, com sede na ESTRADA BENJAMIN
CONSTANT, 670 — NILOPOLIS/RJ CNPJ n° 04.678.980/0001-37, por intermédio do(a)
Sr.(a) MARIO VIEIRA DE ARAUJO, portador(a) da Carteira de Identidade n©
08.151.004-2 e do CPF n° 028.014.057-60 vem pelo presente solicitar
ESCLARECIMENTO sobre os topicos abaixo listados :

- FRANQUIA : A quem compete a responsabilidade sobre a franquia de seguro ?

- AVARIAS : A quem compete as despesas pela recuperacao do veiculo em caso de
avarias ?

Desde ja grato e ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se
fagam necessarios .

Cordialmente ,
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ESTADO DO RIODE JANEIRO Y

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATY DO ALFERES

SRP PREGAO ELETRONICO N° 009/2025 — PROCESSO 1748/2025

ASSUNTO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PRESTAGCAO DE SERVICOS DE LOCACAO
DE VEICULOS LEVES.

Assunto: Pedido de Esclarecimento

Requerente: AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ESCLARECIMENTO:

Verificado o pedido de esclarecimento formulado, encaminho para a Secretaria de modo a
elucidar a duvida.

Prazo de 24 horas.

Paty do Alferes, 19 de marco de 2025

cl et

Juliana Barbosa Teixeira Dias
Agente de Contratacdo
Matricula 2281/01
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Zimbra dilicon@patydoalferes.rj.gov.br

Re: ESCLARECIMENTO EDITAL 009/2025

De : Compras Obras - PMPA qua., 19 de mar. de 2025 16:52
<comprasobras@patydoalferes.rj.gov.br>

Assunto : Re: ESCLARECIMENTO EDITAL 009/2025

Para : Dilicon - PMPA
<dilicon@patydoalferes.rj.gov.br>

A DILICON, resposta dos esclarecimentos solicitados.

Empresa Requisitante: AD-HOC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
Questionamentos da Requisitante:

Pergunta 1 da Requisitante:

FRANQUIA: A quem compete a responsabilidade sobre a franquia de seguro?
Resposta da Secretaria Municipal de Obras e Servicos Publicos:

R: Conforme indicado no item 6.5.1 do termo de referéncia, bem como na clausula
DECIMA OITAVA do Anexo VIl do edital e na clausula SEXTA do Anexo VIII do edital, a
CONTRATADA ficara responsavel por todas as questdes referentes a contratacdo do
seguro para os veiculos nos futuros contratos.

Assim sendo, fica ratificado que a responsabilidade sobre a contratagdo da franquia de
seguro e total da CONTRATADA.

Pergunta 2 da Requisitante:

AVARIAS: A quem compete as despesas pela recuperacao do veiculo em caso de
avarias?

Resposta da Secretaria Municipal de Obras e Servigos PﬁbliLos:

R: Conforme indicado nos itens 5.2, 6.5.1, 6.5.2 e 6.5.6 do termo de referéncia, a
CONTRATADA ficara responsavel por todas as questdes referentes a reparos,
substituiges e manutengées corretivas e preventivas dos veiculos, para garantir a
funcionalidade correta dos veiculos nos futuros contratos.

Assim sendo, fica ratificado que a responsabilidade sobre as despesas pela
recuperacao do veiculo em caso de avarias é total da CONTRATADA.

Att, Joao Gabriel Lisb6a Machado
Agente Administrativo
Mat. 2078/01

De: "Dilicon - PMPA" <dilicon@patydoalferes.rj.gov.br>
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